
Von: Mia Shiva miashivahealing@gmail.com
Betreff: Re: Anschlussgerecht ans laufende Verfahren Anja Wagener vom 26. August 2022
Datum: 2. November 2022 um 09:28

An: Media Zukunftsbasis media.zukunftsbasis@gmail.com

Nicht geehrte, Geisteskranke Frau Stöhr oder wie auch immer Sie sich in Ihrem Wahn nennen,

gerne dürfen Sie weiter Ihrem Wahn fröhnen und zig Gerichte anstrengen, um mich und meine Familie zu verleumden. Das führt
Sie nur noch tiefer in die eigene Bredouille, denn die Staatsanwaltschaft hat seit Jahren ein hohes Interesse, Sie geistesgestörtes
Wrack, dingfest zu machen.
Deshalb sitzen Sie ja mittlerweile auch in UK, weil Sue wissen, dass Sie sich nur strafrechtlich äußern und bewegen.

Scheinbar besteht in der psychotischen Verfolgung Ihrer Mitmenschen Ihr einziger Lebenssinn, wie man all Ihren inhaltlich
geisteskranken Webseiten entnehmen kann. 

Es tut mir leid, Nein, eigentlich gar nicht, aber das sagt man ja eingehend so, dass Sie gesellschaftlich so wenig Liebe und
Aufmerksamkeit bekommen haben, so dass aus Ihnen ein gesunder Erwachsener werden konnte. 

Mich sowie meine Familie und alle nun eingeschalteten Institutionen, beeindrucken Sie, Frau Stöhr mit Ihren Drohungen nicht.

Sie sind ein Fall für die Forensik. Lebenslänglich in Zwangsjacke weggesperrt - das wäre der einzig richtige Umgang mit ihrer
gestörten Person.

Jede Ihrer Email landet im Spam, Ihre Briefe werden vom Postboten direkt in die Mülltonne geworfen. 

Niemand interessiert sich für Sie! 

Mit größter Verachtung! 

 

Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com> schrieb am Mo., 31. Okt. 2022, 15:43:

Werte Frau Wagner Anja,

laut unserer Besucherstatistik auf unseren Webseiten haben Sie unsere Presseseite am 
28. Oktober 2022 aufgesucht. Das lässt drauf schließen, dass Sie wie schon vermutet, 
sich an den Korruptionsclan Landratsamt Oberallgäu/Familie Alfred, Tanja, Sabrina 
Seehofer gepaart im Clan Markus Söder/Bundesregierung Angela Merkel/ USA Joe 
Biden angeschlossen haben, (hatten). 

Aufgrund unserer Besucherstatistik können wir jetzt zum Strafantrag den Beweis 
einreichen, dass Sie unsere gesamten Webseiten aufsuchen um Firmen- und 
Studiendiebstahl zu betreiben um zusammen mit dem Korruptionsclan weitere 
Mordanschläge, sowie Korruptionen gegen unsere Personen auch Firmen zu inszenieren 
damit Sie Ihre offenen stehenden Rechnungen und Schadensersatz nicht zahlen müssen. 

Wir schalten jetzt das Jugendgericht ein mit Bitte zur Überprüfung 
des geistigen Zustandes Ihrer Kinder, welche Sie in der von Ihnen nicht bezahlten 
Dienstleistung im Fokus der Beratung stehen hatten, um eine Patchworkfamilie 
zusammen, mit dem verheirateten schwulen Joachim aufzubauen.

Sollten unsere Dienstleistungen bis zum 4.11.2022 immer noch von Ihnen gezahlt sein 
gehen wir davon aus, dass Sie und Ihre Familie vom Jugendamt erweiterte Hilfe zum 
schon gestellten Strafantrag und Betreuungsantrag benötigen. 

Sollte Sie diesen Fristtermin versäumen werden wir eine Einstweilige Verfügung bewirken 
gegen Sie und Ihren mit angezeigten Ehemann. 

Mit freundlichen Grüßen
Doris Stoehr 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Perilia <monteure@perilia-hr.com>
Betreff: Aw: Anschlussgere cht ans laufende Verfahren Anja Wagener vom 26. August 2022
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Betreff: Aw: Anschlussgere cht ans laufende Verfahren Anja Wagener vom 26. August 2022
Datum: 26. August 2022 um 11:59:27 GMT+1
An: miashivahealing@gmail.com
Kopie: "Secretariat Ambw ltd." <secretariat.ambw@mail.uk>, Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com>

Sehr geehrte Frau Anja Wagener,

auch ich werde alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten, dass Sie die offenen 
Rechnungen zahlen und für die schwere Körperverletzung an Frau Doris Stoehr eine 
Haftstrafe erhalten.

Sollte meine Ihnen per Einschreiben zugesendete offene Rechnung nicht bis zum 30. 
August 2022 von Ihnen gezahlt werden, muss ich weitere Behördengänge gegen Sie in 
die Wege leiten. Sie sollten sich lieber um Ihre Familie kümmern anstatt wie im Fall 
Frau Stoehr, sich zu verschulden und sie fast tödlich, beabsichtig zu verletzen. 

Ebenso empfehle ich Ihnen Ihre Kinder zur Schule zu schicken und im Rahmen 
des gefährlichen Covid19 eine Maske zu tragen, die Teststäbchen und Impfung zu Ihrem 
Schutz zu nutzen. Das wäre sicherlich auch im Interesse Ihres schwulen Liebhabers 
Jochen und ich bitte Sie sich auf AIDS untersuchen zu lassen, da Sie Ihre 
Kinder gefährden, durch die Affäre mit dem verheiraten, schulen Mann, namens Jochen. 

Lassen Sie sich helfen ich rate es Ihnen dringlich an, da ein permanentes Flüchten wie 
jetzt aus aus Meppen, als Nomaden nicht ein Leben lang die Lösung sein kann für Ihre 
Kinder. 

Sie wissen, dass die laufende Verfahren gegen Sie egal wo Sie jetzt wieder hin flüchten, 
Sie verfolgen werden, bis zum Abschluss des gesamten Verfahrens und der Zahlung 
Ihrerseits. Ich füge das Ihnen nachweislich, zugestellte Einschreiben im Anhang mit bei, 
welches zu Ihrer Erinnerung der offenen Rechnungen dient. 

Ihr Mann ist ebenfalls von mir im Strafantrag angezeigt worden. 

Im Cc binde ich Zeugen Herrn Tuebner und Frau Stoehr mit ein zu Ihrer Kenntisnahme, 
im laufenden Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen,
Personalmanagement, 
CEO, Antoinette Bucher

* * * * * * * ** * * * * * * *  
Perilia Human Resources GmbH ltd. 
201a Victoria Street
SW1E 5NE London 
United Kingdom 

Anlage:
Einschreiben_ Wagener 

Am 26/08/2022 um 11:22 schrieb Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com>:

Werte Frau Wagener, 

aufgrund der fast tödlichen, schweren Körperverletzung, welche Sie mir nachweislich, 
beabsichtigt  zufügten, um die offenen Rechnungen meiner erbrachten, von Ihnen 
schriftlich gebuchten Dienstleistungen, nicht zahlen zu müssen, sind Maßnahmen über 
die zuständigen Behörden, wie das Betreuungsgericht eingeleitet worden. Die 
dadurch entstandene Verletzung der AGB unserer Firma Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. ist hinsichtlich vollumfänglich in Kraft getreten. 
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Natürlich wird die Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. Ihr Verhalten nicht 
weiter dulden und heute ein weiteres Schreiben an das für Sie, Ihren Mann und Ihre 
Kinder, zuständige Jugendamt fertig machen müssen. Die Rechnung für diesen 
Einsatz, welcher nicht zu Stande gekommen wäre wenn Sie, Ihre Kinder und Ihr Mann 
sich bei mir entschuldigt, sowie die von Ihnen in der Firma Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. gebuchten und in Auftrag gegebenen Dienstleistung gezahlt 
hätten. 

Immerhin sind sie alle gemeinsam an mich herangetreten um mich zu beauftragen, 
Ihnen zu helfen, eine Patchworkfamilie zusammen mit Ihrem geliebten, 
verheiraten schwulen Liebhaber Jochen aufzubauen. Die Rechnung für diesen 
weiteren kostenpflichtigen Aufwand, wird Ihnen per Post separat zugestellt, zugesendet 
und in Rechnung gestellt. 

Die mitgeschnittenen Tonbandaufnahmen des Telefonates und der böswilligen 
Sprachnachrichten an mich um mich körperlich lebensgefährlich zu verletzen, sind in 
allen Verfahrenswegen den zuständigen Behörden mit beigefügt. 

Wie in meinen Beratungen fordere ich Sie erneut auf, sich in Hinsicht Ihrer 
mir schriftlich aufgezeigten Erkrankung und der Neigung, sich umbringen zu wollen in 
Behandlung, Ihres zuständigen Arztes zu begeben.

Das Betreuungsgericht wurde von mir vor Wochen schon informiert und bekommt alle 
weiteren von mir notwendigen Maßnahmen eingereicht, wie 
Strafantrag, Tonbandaufnahmen und Beweise auch Zeugenaussagen. 

Solte bis zum 30. August 2022 keine Anzahlung oder vollständige Zahlung von Ihnen 
auf meinem Geschäftskonto eingehen, muss ich davon ausgehen, dass Sie bis 
zur vollständigen Zahlung meiner erbrachten Dienstleistungen noch weitere 
kostenpflichtige Hilfestellungen, über das Einschalten der Behörden benötigen und 
nicht selbst dazu in der Lage sind, Ihre Angelegenheiten massgerecht zu klären.  

Anbei im Cc füge ich eine meiner Zeugen und zweite Strafantragstellerin, Antoinette 
Bucher mit ein, sowie eine Kopie zu den laufenden Verfahren der Behörden 
hinzugefügt, sowie eingereicht werden. 

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 

Editing / publishing directorate /
Lektorat / Proofreading
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stoehr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd.
Victoria Street 77, Suite 125 
SW1H 0HW London 
United Kingdom 

Mobil: +44 7985670755
Fax  +44 (0)20 3006 8928

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten*

Anlagen:



Anlagen:
-Einschreiben Auftrag_13857894.pdf

Am 01/08/2022 um 08:58 schrieb Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com>:

Werte Frau Wegener, 

das Einschreiben wurde heute zugestellt und an die zuständigen Behörden und 
Gerichte weitergeleitet. 

Aufgrund das Sie die offenen Rechnungen der erbrachten Dienstleistungen nicht wie 
von Ihnen schriftlich zugesagt zum 1 August 2022 gezahlt haben treten die AGB der 
Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in Kraft. 

Weiteres wird Ihnen von den für Sie zuständigen Institutionen vor Ort mitgeteilt 
aufgrund der schweren Körperverletzung mit böswilliger Absicht um sich 
Dienstleistungen zu erschleichen. Anbei senden wir Ihnen das Ihnen per Post 
zugesandte Einschreiben. 

Anbei im Cc füge ich eine meiner Zeugen und zweite Strafantragstellerin Antoinette 
Bucher mit ein. 

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 

Editing / publishing directorate /
Lektorat / Proofreading
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd.
Victoria Street 77, Suite 125 
SW1H 0HW London 
United Kingdom 

Mobil: +44 7985670755
Fax  +44 (0)20 3006 8928

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten*

Am 31/07/2022 um 19:40 schrieb Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com>:

Werter Herr Alexander und Frau Wagener,

anbei die offenen stehenden Rechnungen, die von Ihnen erbracht oder als gebuchte 
Dienstleistungen unbefristet sofort zur Zahlung bis zum 1. August 2022 fällig sind. 

Ein Betreuungsantrag, sowie einstweilige Verfügung samt Beweislagen 
und Sprachnachrichten mit mehreren Zeugenaussagen wird Montag per Fax dem 
Amts- und Betreuungsgericht und Jugendamt zugestellt mit Weiterleitung an die 
Staatsanwaltschaft. Weitere betroffene Personen die ebenfalls als Geisteskranke 
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Staatsanwaltschaft. Weitere betroffene Personen die ebenfalls als Geisteskranke 
verleumdet und von Ihnen beschimpft wurden treten als Zeuge auf und stellen für 
Sie separat ebenfalls einen Strafbefehl- und Betreuungsantrag.  

Anbei im Cc füge ich eine meiner Zeugen und zweite Strafantragstellerin Antoinette 
Bucher mit ein. 

Sollte der gesamte Betrag in Höhe von £605,- (EUR 721,-) nicht wie zugesagt und 
schriftlich vereinbart am Montag den 1. August 2022 eingezahlt und verbucht 
werden wird die Gemeinde in Meppen, Jugendgericht, sowie Jugendamt informiert 
und die Sprachnachrichten und Beweislagen der Gemeinde und dem 
Bürgermeister ausgehändigt mit Vermerk, einer notwendigen Massnahme 
zur Einweisung in eine Klinik oder staatliche Betreuungsmaßnahme, 
wegen Gefährdung der Gesellschaft und Mitmenschen, sowie die eigene Familie.  

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 

Editing / publishing directorate /
Lektorat / Proofreading
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stoehr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd.
Victoria Street 77, Suite 125 
SW1H 0HW London 
United Kingdom 

Mobil: +44 7985670755
Fax  +44 (0)20 3006 8928

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten*

Am 27/07/2022 um 18:23 schrieb Media Zukunftsbasis <media.zukunftsbasis@gmail.com>:

Werte Frau Anja Mia Wagener, 

anbei erhalten Sie Ihre Rechnung im Rahmen der Beratung vom 27. Juli 2022 von 
1 Stunde 4 Minuten und 2 Stunden 9 Minuten. Die folglich Rechnung wie 
gewünscht der 14. tägigem WhatsApp Beratung. 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit in unserem Hause Art of Lordin Maya 
und stehen Ihnen für weitere Fragen, jederzeit zur Verfügung.   

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 

Editing / publishing directorate /
Lektorat / Proofreading
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd.
Victoria Street 77, Suite 125 
SW1H 0HW London 
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SW1H 0HW London 
United Kingdom 

Mobil: +44 7985670755
Fax  +44 (0)20 3006 8928

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten*

Anlagen: 
Invoice_AMW_20220727.pdf
Invoice_AMW_20220728.pdf


